Zimbra licitacao@pacatuba.se.gov.bi
CONVOCACAO 9
De : LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br> Sex, 10 de mai de 2024 12:05
Assunto : CONVOCAGAO 3 anexos

Para : advancelocadora <advancelocadora@gmail.com>

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 07/2024 FMS 041/2024- PM,
ESTAMOS ENCAMINHANDO OS CONTRATOS E CLASSIFICAGAO DO CERTAME, DO PE
058/2023, ONDE O 1° COLOCADO DO ITEM 01 FOI AEMPRESA PREST- SERVICE -
REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, COM VALOR DE R$ 45.882,00, E A EMPRESA
ADVANCE LOCACAOQ DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDA E O 3° COLOCADO COM VALOR DE
R$ 55.818,00,SENDO O 2° COLOCADO DESCLASSIFICADO GOSTARIAMOS DE CONVOCAR E
SABER DO INTERRESSE DESTA EMPRESA EM ASSUMIR O ITEM 04 DO CONTRATO PELO
MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE - REPRESENTAGOES E SERVICOS LTDA.

AGUARDAMOS A RESPOSTA EM 3 DIAS UTEIS
“ATENCIOSAMENTE:
EQUIPE DE LICITACAO.
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Zimbra licitacao@pacatuba.se.gov.bi

J

Re: CONVOCACAO

De : ADVANCE LOCADORA <advancelocadora@gmail.com> Seg, 13 de mai de 2024 09:30
Assunto : Re: CONVOCACAOQ

Para : LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br>
A ~
EQUIPE DE LICITACAO

Mediante convocacgao para assumir o item 4, informamos por meio deste ndo ter interesse para
cumprimento do contrato em virtude do valor estar inexequivel, fora de mercado, impossibilitando
assim atendermos neste momento.

Atenciosamente,

‘ARLOS AUGUSTO
“+«DVANCE LOCADORA

Em sex., 10 de mai. de 2024 as 12:43, ADVANCE LOCADORA <advancelocadora@gmail.com>

escreveu:
Recebido, retornamos na segunda feira em virtude do responsavel estar viajando.

Carlos Augusto

Em sex., 10 de mai. de 2024 as 12:14, LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br>

escreveu:
SENDO O VALOR UNITARIO DO 1 COLOCADO 2.549,00 E AEMPRESA 3.101,00

De: "Stella Pereira dos Santos e Silva" <licitacao@pacatuba.se.gov.br>
Para: "advancelocadora" <advancelocadora@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:05:75

~  Assunto: CONVOCACAO

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 07/2024 FMS 041/2024- PM,
ESTAMOS ENCAMINHANDO OS CONTRATOS E CLASSIFICACAO DO CERTAME, DO PE
058/2023, ONDE~O 1° COLOCADO DO ITEM 01 FOI AEMPRESA PREST- SERVICE -
REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, COM VALOR DE R$ 45.882,00, E A EMPRESA
ADVANCE LOCACAOQ DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDAE O 3° COLOCADO COM
VALOR DE R$ 55.818,00,SENDO O 2° COLOCADO DESCLASSIFICADO GOSTARIAMOS DE
CONVOCAR E SABER DO INTERRESSE DESTA EMPRESA EMASSUMIR O ITEM 04 DO

CONTRATO PELO MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE - REPRESENTACG
SERVIGOS LTDA. SENTACOES E

AGUARDAMOS A RESPOSTA EM 3 DIAS UTEIS
ATENCIOSAMENTE:

EQUIPE DE LICITACAO.
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~ Para : LICITACAQ PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br> , J E§
Recebido, retornamos na segunda feira em virtude do responsavel estar viajando. %

Carlos Augusto

Em sex., 10 de mai. de 2024 as 12:14, LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br>

escreveu:
SENDO O VALOR UNITARIO DO 1 COLOCADO 2.549,00 E AEMPRESA 3.101,00

De: "Stella Pereira dos Santos e Silva" <licitacac@pacatuba.se.gov.br>
Para: "advancelocadora" <advancelocadora@gmail.com>

Enviadas: Sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:05:715
Assunto: CONVOCACAO

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 07/2024 FMS 041/2024- P\,
ESTAMOS ENCAMINHANDO OS CONTRATOS E CLASSIFICACAO DO CERTAME, DO PE
058/2023, ONDE O 1° COLOCADO DO ITEM 01 FOI AEMPRESA PREST- SERVICE -
REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, COM VALOR DE R$ 45.882,00, E A EMPRESA

« ADVANCE LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDAE O 3° COLOCADO COM VALOR
DE R$ 55.818,00,SENDO O 2° COLOCADO DESCLASSIFICADO GOSTARIAMOS DE
CONVOCAR E SABER DO INTERRESSE DESTA Z=MPRESA EM ASSUMIR O ITEM 04 DO
CONTRATO PELO MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE - REPRESENTACOES E

SERVICOS LTDA.
AGUARDAMOS A RESPOSTA EM 3 DIAS UTEIS
ATENCIOSAMENTE;

EQUIPE DE LICITACAO.

De : LICITAGAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br> Sex, 10 de mai de 2024 12:14
‘_sunto : Re: CONVOCACAO
Para : advancelocadora <advancelocadora@gmail.com>

SENDO O VALOR UNITARIO DO 1 COLOCADO 2.549,00 E AEMPRESA 3.101 ,00

De: "Stella Pereira dos Santos e Silva" <licitacao@pacatuba.se.gov.br>
Para: "advancelocadora" <advancelocadora@gmail.com>

Enviadas: Sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:05:15

Assunto: CONVOCACAO

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 07/2024 FMS 041/2024-

ESTAMOS ENCAMINHANDO OS CONTRATOS E CLASSIFICIAC.AO DO CER'I!AI\(/?E.‘;D(F;%E

(};SESF/"Zqo.?B. ONDEHO 1° COLOCADO DO ITEM 01 FOI A EMPRESA PREST- SERVICE -
ESENTACOES E SERVICOS LTDA, COM VALOR DE RS 45.882,00, E

ADVANCE LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDAE O 3° CéLdCAgg,\é%Rf\fé/ﬁLOR DE

R$ 55.818,00,SENDO O 2° COLOCADO DESCLASSIFICADO GOSTARIAMOS DE CONVOCAR E

SABER DO INTERRESSE DESTA EMPRESA EM ASSUMIR O ITEM 04 DO CONTRATO PELO

MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

AGUARDAMOS A RESPOSTAEM 3 DIAS UTEIS



“ EQUIPE DE LICITACAO. Z)O;

De : LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br> Sex, 10 de mai de 2024 12:05
Assunto : CONVOCACAO 3 anexos
Para : advancelocadora <advancelocadora@gmail.com>

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 07/2024 FMS 041/2024- PM,
ESTAMOS ENCAMINHANDO OS CONTRATOS E CLASSIFICAGAO DO CERTAME, DO PE
058/2023, ONDE O 1° COLOCADO DO ITEM 01 FOI AEMPRESA PREST- SERVICE -
REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, COM VALOR DE R$ 45.882,00, E A EMPRESA
ADVANCE LOCACAO DE VEICULOS E FRETAMENTO LTDAE O 3° COLOCADO COM VALOR DE
R$ 55.818,00,SENDO O 2° COLOCADO DESCLASSIFICADO GOSTARIAMOS DE CONVOCAR E
SABER DO INTERRESSE DESTA EMPRESA EM ASSUMIR O ITEM 04 DO CONTRATO PELO
MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

AGUARDAMOS A RESPOSTA EM 3 DIAS UTEIS
“ATENCIOSAMENTE:
EQUIPE DE LICITACAO.
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e \ licitacao@pacatuba.se.gov.b

Re: CONVOCACAO . gg@
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De : LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br> Qui, 09 de mai de 2024 10:23
Assunto : Re: CONVOCACAO
Para : somaialtda <somaialtda@hotmail.com>

AGUARDAMOS A RESPOSTA EM 03 DIAS UTEIS.

De: "Stella Pereira dos Santos e Silva" <licitacao@pacatuba.se.gov.br>
Para: "somaialtda" <somaialtda@hotmail.com>

Enviadas: Quinta-feira, 9 de maio de 2024 9:50:45

Assunto: CONVOCACAO

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 007/2024- FMS, ESTAMOS
ENCAMINHANDO O CONTRATO E CLASSIFICAGAO DO CERTAME, DO PE 058/2023, ONDE O

~ COLOCADO FOI A EMPRESA PREST- SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA,
COM VALOR DE R$ 45.882,00, E AEMPRESA LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI E A 2° COLOCADOCOM VALOR DE R$ 45.900,00,
GOSTARIAMOS DE CONVOCAR E SABER DO INTERRESSE DESTA EMPRESA EM ASSUMIR O
ITEM 01 DO CONTRATO PELO MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE -
REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

ATENCIOSAMENTE;

EQUIPE DE LICITACAQ.

De : LICITACAO PACATUBA <licitacao@pacatuba.se.gov.br> Qui, 09 de mai de 2024 09:50
Assunto : CONVOCACAO 2 anexos
« Para : somaialtda <somaialtda@hotmail.com>

BOM DIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO 007/2024- FMS, ESTAMOS
ENCAMINHANDO O CONTRATO E CLASSIFICACAO DO CERTAME, DO PE 058/2023, ONDE O
12 COLOCADO FOI A EMPRESA PREST- SERVICE - REPRESENTAGOES E SERVICOS LTDA,
COM VALOR DE R§ 45.882,00, E AEMPRESA LOCAGAQ DE VEICULOS, MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI E A 2° COLOCADOCOM VALOR DE R$ 45.900.00,
GOSTARIAMOS DE CONVOCAR E SABER DO INTERRESSE DESTA EMPRESA EM ASSUMIR O
ITEM 01 DO CONTRATO PELO MESMO VALOR DA EMPRESA PREST-SERVICE -
REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

ATENCIOSAMENTE;

EQUIPE DE LICITACAO.
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